
ÖĞRENCİ LİSTESİ - OKUL - PUAN PUANI SIRALI KATILIM
İL İLÇE KURUM SINAV Genel İL İLÇE KURUM

ANTALYA KEPEZ Alaeddin Keykubat Ortaokulu 2024-2025 Derslig Yayınları 4. Sınıf KDS 5 504 307 307 307

Öğrenci Bilgileri TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Toplam Genel İl İlçe Kurum Şube
Sıra

Ad Soyad O.No Şube D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N
Puan Puan

Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 ELİF CAN 64124 ??? 14 1 14.00 15 0 15.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 56 4 56.00 480.000 13 1 1 1 1

2 GÜLSEREN ALAKUŞ 91134 ??? 13 2 13.00 14 1 14.00 9 1 9.00 10 0 10.00 5 0 5.00 5 0 5.00 56 4 56.00 478.000 20 2 2 2 2

3 ESMA KUYUCU 3033 ??? 14 1 14.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 55 5 55.00 476.000 24 3 3 3 3

4 DERYA SAFRAN 1086 ??? 13 2 13.00 15 0 15.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 55 5 55.00 476.000 24 3 3 3 3

5 BİLGE CEREN YARAR 72 ??? 13 2 13.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 55 5 55.00 474.000 27 5 5 5 5

6 CEYLİN ŞAHİN 582 ??? 14 1 14.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 4 1 4.00 54 6 54.00 472.000 30 6 6 6 6

7 ESMA CAN 125 ??? 13 2 13.00 15 0 15.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 54 6 54.00 471.333 31 7 7 7 7

8 FKEREM ERCAN 10710 ??? 13 2 13.00 15 0 15.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 54 6 54.00 470.667 33 8 8 8 8

9 ALPARSLAN AKSU 117 ??? 13 2 13.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 54 6 54.00 470.667 33 8 8 8 8

10 DENİZ KAPLAN 141 ??? 14 1 14.00 13 2 13.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 54 6 54.00 469.333 37 10 10 10 10

11 İDİL KAYA 1541 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 10 0 10.00 5 0 5.00 4 1 4.00 54 6 54.00 469.333 37 10 10 10 10

12 NEHİR ORUÇ 366 ??? 13 2 13.00 15 0 15.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 53 7 53.00 468.667 40 12 12 12 12

13 VEDAT ECİRLİ 1092 ??? 13 2 13.00 15 0 15.00 9 1 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 53 7 53.00 468.667 40 12 12 12 12

14 DAMLA KONUR 98 ??? 12 3 12.00 15 0 15.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 4 0 4.00 53 6 53.00 467.333 45 14 14 14 14

15 EMİR BAHRİ TUNCER 1115 ??? 13 1 13.00 14 1 14.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 53 6 53.00 466.000 50 15 15 15 15

16 EREN AKGÜN 81985 ??? 11 4 11.00 15 0 15.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 53 7 53.00 465.333 51 16 16 16 16

17 GÖKÇEN GIRIM 14045 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 53 7 53.00 465.333 51 16 16 16 16

18 HASAN DEMİR YÜKSEL 1846 ??? 14 1 14.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 53 7 53.00 465.333 51 16 16 16 16

19 UMUT ÜZÜM 9433 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 53 7 53.00 465.333 51 16 16 16 16

20 TUĞRA MERT ERDOĞAN 1916 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 5 0 5.00 53 7 53.00 464.000 58 20 20 20 20

21 ŞİMA LBULĞAK 51319 ??? 13 2 13.00 14 1 14.00 8 2 8.00 10 0 10.00 3 0 3.00 4 1 4.00 52 6 52.00 461.333 63 21 21 21 21

22 MEHMET YILMAZ 12815 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 460.667 64 22 22 22 22

23 FERİDE NAZ ÖZÇELİK 413 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 5 0 5.00 52 8 52.00 460.667 64 22 22 22 22

24 NİL CEREN ÇELİK 509 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 460.000 68 24 24 24 24

25 GÜNEŞ OKUR 10 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 52 8 52.00 459.333 70 25 25 25 25

26 ZEYNEB AVCI 568 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 52 8 52.00 459.333 70 25 25 25 25

27 BİLGE ALTAŞ 1291 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 458.667 72 27 27 27 27

28 BİLGE OĞUZ 23233 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 7 3 7.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 458.000 77 28 28 28 28

29 ESMA KAYA 262 ??? 11 4 11.00 13 2 13.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 457.333 81 29 29 29 29

30 BİLGE NURİYE ERCAN 986 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 3 2 3.00 51 9 51.00 457.333 81 29 29 29 29

31 MUHAMMED EMİR BÜDÜN 90068 ??? 12 3 12.00 14 1 14.00 9 1 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 51 9 51.00 457.333 81 29 29 29 29

32 MEHMET YİĞİT MANSIZ 1134 ??? 12 3 12.00 12 3 12.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 456.667 84 32 32 32 32

33 FATİH KELEŞOĞLU 3030 ??? 12 3 12.00 13 1 13.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 3 2 3.00 51 8 51.00 456.000 86 33 33 33 33

34 EBRARSU PE LİVAN 1273 ??? 11 4 11.00 13 2 13.00 8 2 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 5 0 5.00 52 8 52.00 456.000 86 33 33 33 33

35 AYŞE ALYA CAMGÖZ 202 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 50 10 50.00 453.333 92 35 35 35 35

36 MEHMET ARCA UYSAL 7813 ??? 11 4 11.00 14 1 14.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 3 2 3.00 50 10 50.00 452.667 95 36 36 36 36

37 DAMLA TÜRKOĞLU 1036 ??? 14 1 14.00 12 3 12.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 51 9 51.00 452.667 95 36 36 36 36

38 ELİFSU İNCE 121 ??? 11 4 11.00 14 1 14.00 7 3 7.00 9 0 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 51 8 51.00 452.667 95 36 36 36 36

39 HASAN EYMEN TEL 80 ??? 11 4 11.00 13 2 13.00 8 2 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 4 1 4.00 51 9 51.00 452.667 95 36 36 36 36

40 İLKNUR CANBULAT 2010 ??? 12 3 12.00 12 3 12.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 51 9 51.00 452.667 95 36 36 36 36

41 SELMAN TEMEL 1149 ??? 11 4 11.00 13 2 13.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 51 9 51.00 452.000 102 41 41 41 41

42 ELİF NUR YILMAZO LU 1034 ??? 10 5 10.00 15 0 15.00 8 2 8.00 9 1 9.00 4 1 4.00 4 1 4.00 50 10 50.00 451.333 103 42 42 42 42

43 HAVVA NAZ MUTLU 251 ??? 11 4 11.00 14 1 14.00 9 1 9.00 6 4 6.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 10 50.00 451.333 103 42 42 42 42

44 GÖKÇE ALTINTAŞ 3452 ??? 13 2 13.00 11 4 11.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 51 9 51.00 450.667 111 44 44 44 44

45 SEREN SU ACARBULUT 352 ??? 13 2 13.00 13 2 13.00 7 3 7.00 9 1 9.00 4 1 4.00 4 1 4.00 50 10 50.00 450.000 113 45 45 45 45
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46 AHMET ASLAN 22 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 5 0 5.00 50 10 50.00 449.333 115 46 46 46 46

47 ENES IŞIK 1113 ??? 13 2 13.00 12 3 12.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 4 1 4.00 50 10 50.00 449.333 115 46 46 46 46

48 AYAZ KIR IOĞULLARI 9432 ??? 13 2 13.00 12 3 12.00 8 2 8.00 7 2 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 9 50.00 448.667 119 48 48 48 48

49 KAĞAN SAĞLAM 6002 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 50 10 50.00 448.000 121 49 49 49 49

50 FURKAN ŞİRİN 1128 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 50 10 50.00 447.333 123 50 50 50 50

51 NİSA ERDAL 13280 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 10 50.00 447.333 123 50 50 50 50

52 KEREM BAYRAM 1598 ??? 9 6 9.00 14 1 14.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 10 50.00 447.333 123 50 50 50 50

53 AHME ONUR GÜLÜMSER 734 ??? 12 3 12.00 12 2 12.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 3 2 3.00 49 10 49.00 446.000 128 53 53 53 53

54 DOĞAY EMİR ÇAVDAR 1226 ??? 12 3 12.00 12 3 12.00 7 3 7.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 10 50.00 446.000 128 53 53 53 53

55 İSMET ÇUTUR 2056 ??? 13 2 13.00 11 4 11.00 7 3 7.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 50 10 50.00 445.333 135 55 55 55 55

56 SERRA ŞAHBAZ 1131 ??? 14 1 14.00 12 1 12.00 7 3 7.00 7 2 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 49 8 49.00 444.667 137 56 56 56 56

57 AYAZ SAMRACI 1096 ??? 10 5 10.00 14 1 14.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 49 11 49.00 444.667 137 56 56 56 56

58 DERİN KÖKEN 24824 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 7 3 7.00 8 1 8.00 5 0 5.00 4 1 4.00 49 10 49.00 444.667 137 56 56 56 56

59 PELİN ARSLAN 24759 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 4 1 4.00 49 11 49.00 444.000 141 59 59 59 59

60 NİSA GÜ KAN 728 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 48 12 48.00 443.333 144 60 60 60 60

61 AHMET ALTAY ZENGİ 24212 ??? 11 4 11.00 15 0 15.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 48 12 48.00 443.333 144 60 60 60 60

62 MELİH KARADEMİR 314 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 49 11 49.00 443.333 144 60 60 60 60

63 ZEHRA CEYLAN 16511 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 49 11 49.00 442.667 147 63 63 63 63

64 MUHAM EDEMİNSAĞMAN 1061 ??? 13 2 13.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 5 0 5.00 49 11 49.00 442.667 147 63 63 63 63

65 ADA DOĞAN 234 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 4 1 4.00 49 11 49.00 442.000 151 65 65 65 65

66 YUS* KURNA Z 12583 ??? 11 4 11.00 11 4 11.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 5 0 5.00 49 11 49.00 441.333 154 66 66 66 66

67 ZEYNEP KELEŞ 69 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 1 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 49 10 49.00 441.333 154 66 66 66 66

68 DENİZ TAYFUR 435 ??? 12 2 12.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 1 4 1.00 47 12 47.00 441.333 154 66 66 66 66

69 İCLAL SATILMIŞ 355 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 5 0 5.00 48 12 48.00 441.333 154 66 66 66 66

70 HİLAL SENA ALTAY 53222 ??? 12 3 12.00 10 5 10.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 5 0 5.00 49 11 49.00 440.667 160 70 70 70 70

71 ENES REİS 2057 ??? 12 3 12.00 13 2 13.00 7 3 7.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 48 12 48.00 440.667 160 70 70 70 70

72 ZERYA NİLAY ORGARUN 29325 ??? 14 1 14.00 10 3 10.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 48 10 48.00 438.667 169 72 72 72 72

73 NURETTİN ÇUTUR 2654 ??? 12 3 12.00 11 3 11.00 9 1 9.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 48 11 48.00 438.667 169 72 72 72 72

74 ÖMER OLAN 358 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 48 12 48.00 438.667 169 72 72 72 72

75 AZİME TUANA AKTAŞ 1189 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 4 1 4.00 48 12 48.00 438.000 175 75 75 75 75

76 GİZEM SUBAŞI 919 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 4 1 4.00 48 12 48.00 438.000 175 75 75 75 75

77 KAYRA ÖZEKİN 52 ??? 10 5 10.00 14 1 14.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 47 13 47.00 437.333 177 77 77 77 77

78 YUSUF EMİR 1145 ??? 11 4 11.00 11 4 11.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 48 12 48.00 437.333 177 77 77 77 77

79 ALPER ENES ÖZKAN 428 ??? 8 7 8.00 14 1 14.00 7 3 7.00 9 1 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 48 12 48.00 436.667 179 79 79 79 79

80 FATMA NİSA ÇİNKILIÇ 67 ??? 11 4 11.00 13 2 13.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 47 13 47.00 436.667 179 79 79 79 79

81 MEHMET ONUR DEMİREL 300 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 47 13 47.00 436.667 179 79 79 79 79

82 EMİRHAN UÇAK 471 ??? 12 3 12.00 11 3 11.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 47 12 47.00 436.000 183 82 82 82 82

83 AMİNE HAYAT ÜZER 81216 ??? 13 2 13.00 11 4 11.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 47 13 47.00 435.333 184 83 83 83 83

84 AYLİN ERGEN 764 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 47 13 47.00 435.333 184 83 83 83 83

85 ÖMER TUĞRA ORHAN 888 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 47 13 47.00 434.667 186 85 85 85 85

86 ZEYNEP FERHAN PARLA 18333 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 5 0 5.00 47 13 47.00 434.667 186 85 85 85 85

87 HÜS*İN BAYIR 90443 ??? 13 2 13.00 9 6 9.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 48 12 48.00 434.667 186 85 85 85 85

88 AZRA UTAR 17892 ??? 13 2 13.00 12 3 12.00 6 4 6.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 47 13 47.00 434.000 190 88 88 88 88

89 ÇINAR ÇİRKİN 112 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 47 13 47.00 433.333 191 89 89 89 89

90 ECRİN DEVA TUNCER 399 ??? 11 4 11.00 12 1 12.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 4 0 4.00 47 10 47.00 433.333 191 89 89 89 89

91 ARDA YIL * 6000 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 9 1 9.00 7 3 7.00 4 1 4.00 3 2 3.00 46 14 46.00 433.333 191 89 89 89 89

92 ÇINAR SOYTÜRK 1837 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 47 13 47.00 433.333 191 89 89 89 89

93 MERHAMET SABİT 339 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 7 3 7.00 8 2 8.00 4 1 4.00 5 0 5.00 47 13 47.00 432.000 200 93 93 93 93

A 94 730 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 8 2 8.00 3 2 3.00 3 2 3.00 46 14 46.00 432.000 200 93 93 93 93
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ESİLA YAVUZKARA
95 OKAY SIRTIKIRMIZI 134 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 9 1 9.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 46 14 46.00 431.333 203 95 95 95 95

96 MEHMET SAPANCILAR 85850 ??? 11 4 11.00 14 1 14.00 6 4 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 5 0 5.00 46 14 46.00 431.333 203 95 95 95 95

97 ELİF ERVA KAYA 1212 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 46 14 46.00 430.667 206 97 97 97 97

98 EDA NAZ ŞİMŞEK 421 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 46 14 46.00 430.667 206 97 97 97 97

99 ELA ALTINDAL 267 ??? 11 4 11.00 12 3 12.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 5 0 5.00 46 14 46.00 430.000 209 99 99 99 99

100 GÜLSEVEN KAMALI 13103 ??? 10 5 10.00 10 4 10.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 47 12 47.00 430.000 209 99 99 99 99

101 HÜSEYİN MERT GÜRBÜZ 16185 ??? 12 3 12.00 12 3 12.00 6 4 6.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 46 14 46.00 429.333 211 101 101 101 101

102 TALHA EGE KANPOLAT 10084 ??? 11 4 11.00 11 4 11.00 8 2 8.00 7 2 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 46 13 46.00 428.667 212 102 102 102 102

103 İPEK AYGÜN 20 ??? 13 2 13.00 9 6 9.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 46 14 46.00 427.333 217 103 103 103 103

104 ELA MİMAROĞLU 131 ??? 12 3 12.00 11 3 11.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 3 1 3.00 45 13 45.00 426.667 218 104 104 104 104

105 HAVVA NUR KIRMIZI 3591 ??? 10 5 10.00 12 3 12.00 9 1 9.00 5 5 5.00 5 0 5.00 4 1 4.00 45 15 45.00 426.667 218 104 104 104 104

106 ERVA YENİYURT 1825 ??? 10 5 10.00 13 2 13.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 45 15 45.00 426.000 221 106 106 106 106

107 ESİN ÖNLER 1146 ??? 11 3 11.00 11 2 11.00 9 1 9.00 6 3 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 45 11 45.00 426.000 221 106 106 106 106

108 ATEŞ AZEM KOŞAR 11595 ??? 12 3 12.00 10 5 10.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 2 2 2.00 45 14 45.00 425.333 225 108 108 108 108

109 MEHMET VAROL 1208 ??? 8 7 8.00 13 2 13.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 3 2 3.00 45 15 45.00 425.333 225 108 108 108 108

110 ALMİNA DOĞRU 11404 ??? 10 5 10.00 10 3 10.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 46 12 46.00 424.667 227 110 110 110 110

111 HATİCE KÜBRA ÇEVİK 235 ??? 12 3 12.00 10 4 10.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 45 14 45.00 424.000 228 111 111 111 111

112 ELİF KORU 2015 ??? 11 4 11.00 10 5 10.00 9 1 9.00 8 2 8.00 3 2 3.00 4 1 4.00 45 15 45.00 424.000 228 111 111 111 111

113 MİRAY AYDIN 37274 ??? 10 5 10.00 12 3 12.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 45 15 45.00 424.000 228 111 111 111 111

114 HİLAL TEKE 32501 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 45 15 45.00 423.333 232 114 114 114 114

115 ZÜMRA TAŞTEKİN 2568 ??? 9 4 9.00 11 3 11.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 45 12 45.00 423.333 232 114 114 114 114

116 ALPER YAZICIOĞLU 76005 ??? 12 3 12.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 45 15 45.00 422.667 234 116 116 116 116

117 MEHMETALP ÖZALAN 76749 ??? 11 4 11.00 9 5 9.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 3 2 3.00 45 14 45.00 422.667 234 116 116 116 116

118 RAMAZAN ARDA 29881 ??? 12 3 12.00 10 5 10.00 9 1 9.00 5 5 5.00 5 0 5.00 3 2 3.00 44 16 44.00 422.000 238 118 118 118 118

119 MERYEM SEREK 3698 ??? 10 5 10.00 12 3 12.00 6 4 6.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 45 15 45.00 422.000 238 118 118 118 118

120 EMİR CİNGÖ 217 ??? 9 6 9.00 13 2 13.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 44 16 44.00 422.000 238 118 118 118 118

121 EFNAN ERVA ERÇİN 1215 ??? 13 2 13.00 10 4 10.00 8 2 8.00 6 4 6.00 3 2 3.00 4 1 4.00 44 15 44.00 421.333 244 121 121 121 121

122 EFE MEVLÜT BAYAR 215 ??? 11 4 11.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 45 15 45.00 420.667 247 122 122 122 122

123 İlayda kaya 146 9-B 11 3 11.00 11 2 11.00 8 2 8.00 6 3 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 44 12 44.00 420.667 247 122 122 122 1

124 İSRA NUR ORAKCIOĞLU 394 ??? 10 4 10.00 11 2 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 3 2 3.00 4 1 4.00 44 13 44.00 419.333 250 124 124 124 123

125 ÇINAR ALİ KIZILÖZ 64 ??? 9 6 9.00 12 3 12.00 9 1 9.00 6 4 6.00 4 1 4.00 3 2 3.00 43 17 43.00 418.000 253 125 125 125 124

126 ARİN AYAZ 1085 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 44 16 44.00 418.000 253 125 125 125 124

127 HASAN TUNA BİLGİN 166 ??? 10 5 10.00 10 5 10.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 44 16 44.00 417.333 257 127 127 127 126

128 AYŞE MİRA ARICAN 330 ??? 10 5 10.00 10 5 10.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 44 16 44.00 417.333 257 127 127 127 126

129 ELİF BERRA ATEŞ 11623 ??? 12 3 12.00 9 5 9.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 44 15 44.00 416.667 259 129 129 129 128

130 AHMETTALHA DOMBAYCI 51 50 ??? 12 3 12.00 11 4 11.00 7 3 7.00 5 5 5.00 4 1 4.00 4 1 4.00 43 17 43.00 416.667 259 129 129 129 128

131 ELİF NAZ PORSUK 36 ??? 13 2 13.00 10 4 10.00 6 4 6.00 7 2 7.00 5 0 5.00 2 3 2.00 43 15 43.00 416.000 262 131 131 131 130

132 EYLÜL MENTEŞE 161 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 8 2 8.00 5 5 5.00 5 0 5.00 4 1 4.00 43 17 43.00 415.333 264 132 132 132 131

133 ELİFSU ATA 498 ??? 10 5 10.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 44 16 44.00 415.333 264 132 132 132 131

134 EYMEN BEKEN 155 ??? 10 5 10.00 9 6 9.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 5 0 5.00 44 16 44.00 414.667 267 134 134 134 133

135 MUSTAFA SERT 1110 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 9 1 9.00 6 4 6.00 4 1 4.00 2 3 2.00 42 18 42.00 414.000 268 135 135 135 134

136 ÖMER EYMEN KOÇ 88661 ??? 9 6 9.00 14 1 14.00 6 3 6.00 5 4 5.00 4 1 4.00 4 0 4.00 42 15 42.00 413.333 269 136 136 136 135

137 İNAYET ÖYKÜ HERGÜL 14487 ??? 9 6 9.00 9 6 9.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 44 16 44.00 413.333 269 136 136 136 135

138 RECEP TALHA TEKİN 1003 ??? 12 3 12.00 9 6 9.00 5 5 5.00 9 1 9.00 4 1 4.00 5 0 5.00 44 16 44.00 413.333 269 136 136 136 135

139 MİRAÇ ADEM 44758 ??? 9 6 9.00 11 4 11.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 43 17 43.00 412.667 273 139 139 139 138

140 YAĞIZ EREN ÜNAL 9430 ??? 9 6 9.00 11 4 11.00 7 3 7.00 9 1 9.00 3 2 3.00 4 1 4.00 43 17 43.00 412.667 273 139 139 139 138

141 DORUK SORĞUN 910 ??? 10 5 10.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 43 17 43.00 412.000 275 141 141 141 140

142 EGEMEN GÜVEN 12620 ??? 10 5 10.00 9 6 9.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 43 17 43.00 411.333 277 142 142 142 141
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143 MELİS KAPAN 53112 ??? 10 5 10.00 8 7 8.00 9 1 9.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 43 17 43.00 410.000 278 143 143 143 142

144 BUĞLEM AĞCAN 51 ??? 13 2 13.00 10 5 10.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 5 0 5.00 42 18 42.00 410.000 278 143 143 143 142

145 MİRAÇ KAAN AKYÜZ 10241 ??? 10 4 10.00 11 3 11.00 7 2 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 5 0 5.00 42 15 42.00 409.333 281 145 145 145 144

146 BEKİR ATEŞ 372 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 42 18 42.00 408.667 283 146 146 146 145

147 POYRAZ ASLAN 44600 ??? 11 4 11.00 11 4 11.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 1 4.00 2 3 2.00 41 19 41.00 408.667 283 146 146 146 145

148 BAHA SORĞUN 920 ??? 9 6 9.00 10 5 10.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 42 18 42.00 408.000 285 148 148 148 147

149 EYMEN GÜRBOĞA 14535 ??? 8 7 8.00 11 4 11.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 0 5.00 4 1 4.00 42 18 42.00 407.333 287 149 149 149 148

150 MERT ŞİMŞEK 1108 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 5 5 5.00 6 4 6.00 5 0 5.00 5 0 5.00 42 18 42.00 406.667 290 150 150 150 149

151 ÖYKÜ AYÇİÇEK 89058 ??? 11 4 11.00 8 6 8.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 5 0 5.00 42 17 42.00 406.000 291 151 151 151 150

152 FURKAN EMİR AKDAĞ 327 ??? 7 8 7.00 12 3 12.00 7 3 7.00 8 2 8.00 4 1 4.00 3 2 3.00 41 19 41.00 404.667 296 152 152 152 151

153 ÖYKÜ NUR ULŞ 1251 ??? 11 4 11.00 8 3 8.00 8 2 8.00 7 0 7.00 4 1 4.00 3 2 3.00 41 12 41.00 403.333 300 153 153 153 152

154 AZRA HÜNERLİ 19495 ??? 9 6 9.00 10 5 10.00 7 3 7.00 8 2 8.00 4 1 4.00 3 2 3.00 41 19 41.00 403.333 300 153 153 153 152

155 M RA ÇAKIR 278 ??? 7 8 7.00 10 5 10.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 42 18 42.00 403.333 300 153 153 153 152

156 TOPRAK ORUN 9435 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 5 5 5.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 41 19 41.00 403.333 300 153 153 153 152

157 ALİ TAHA ERGÜL 825 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 3 2 3.00 40 20 40.00 402.667 306 157 157 157 156

158 ELÇİN KIZILIŞIK 1121 ??? 10 5 10.00 11 4 11.00 6 4 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 3 2 3.00 40 20 40.00 401.333 308 158 158 158 157

159 ALİ İHSAN AYDI 181 ??? 9 6 9.00 8 7 8.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 5 0 5.00 41 19 41.00 400.667 310 159 159 159 158

160 YİĞİT ARAS ÜNAL 573 ??? 11 4 11.00 9 6 9.00 5 5 5.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 41 19 41.00 400.667 310 159 159 159 158

161 ALİPİŞKİN 94 ??? 11 4 11.00 11 4 11.00 7 3 7.00 4 6 4.00 3 2 3.00 3 2 3.00 39 21 39.00 400.000 313 161 161 161 160

162 Z ECRİN KARAGÖZ 320 ??? 11 4 11.00 10 5 10.00 5 5 5.00 7 3 7.00 5 0 5.00 2 3 2.00 40 20 40.00 400.000 313 161 161 161 160

163 TUNA AYHAN 521 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 41 19 41.00 399.333 316 163 163 163 162

164 Elif Çetin 258 5-B 9 6 9.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 1 4.00 3 2 3.00 40 20 40.00 399.333 316 163 163 163 1

165 SEVDA ŞENGÜN 62 ??? 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 4 1 4.00 40 20 40.00 398.667 318 165 165 165 163

166 M KEREM E 9431 ??? 11 4 11.00 8 7 8.00 5 5 5.00 7 3 7.00 5 0 5.00 5 0 5.00 41 19 41.00 398.000 320 166 166 166 164

167 NİLÜFER K* ADUMAN 17704 ??? 11 4 11.00 6 9 6.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 4 0 4.00 41 18 41.00 397.333 321 167 167 167 165

168 AYŞENUR MİRA DAĞDAŞ 898 ??? 11 3 11.00 9 2 9.00 7 2 7.00 6 3 6.00 4 1 4.00 2 2 2.00 39 13 39.00 396.667 322 168 168 168 166

169 AHMET TOY 616 ??? 10 5 10.00 8 7 8.00 8 2 8.00 6 4 6.00 3 2 3.00 5 0 5.00 40 20 40.00 396.667 322 168 168 168 166

170 ZEYNEP AVCIKOL 1160 ??? 11 3 11.00 8 5 8.00 6 4 6.00 6 3 6.00 4 0 4.00 5 0 5.00 40 15 40.00 395.333 324 170 170 170 168

171 ALİ TUĞRA AKÇAKALE 10447 ??? 9 6 9.00 9 6 9.00 6 4 6.00 8 2 8.00 3 2 3.00 5 0 5.00 40 20 40.00 394.667 327 171 171 171 169

172 EYMEN GÜNEYDİN 28277 ??? 9 6 9.00 11 2 11.00 7 3 7.00 5 4 5.00 4 0 4.00 2 3 2.00 38 18 38.00 394.000 329 172 172 172 170

173 MUHAMMED ECİRLİ 1083 ??? 11 3 11.00 3 12 3.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 41 18 41.00 393.333 330 173 173 173 171

174 KUZEYGÜMÜŞ 21211 ??? 10 5 10.00 6 9 6.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 40 20 40.00 393.333 330 173 173 173 171

175 İKBAL HİLAL MISTIK 2049 ??? 8 7 8.00 9 6 9.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 39 21 39.00 392.667 334 175 175 175 173

176 B E L İ N A Y ÇETİN 1203 ??? 11 4 11.00 8 5 8.00 6 4 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 39 19 39.00 392.000 335 176 176 176 174

177 İDİL HİRA YEDEK 9434 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 3 2 3.00 39 21 39.00 392.000 335 176 176 176 174

178 MUSTAFA MERT TOPTAŞ 76545 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 39 21 39.00 391.333 338 178 178 178 176

179 YUSUF BOZKURT 343 ??? 6 9 6.00 12 3 12.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 4 1 4.00 38 22 38.00 390.667 339 179 179 179 177

180 SARE NUR ERAVCI 8484 ??? 10 5 10.00 9 6 9.00 7 3 7.00 5 5 5.00 4 1 4.00 3 2 3.00 38 22 38.00 390.667 339 179 179 179 177

181 HASAN SALIK 6548 ??? 10 5 10.00 8 7 8.00 5 5 5.00 9 1 9.00 4 1 4.00 3 2 3.00 39 21 39.00 390.000 341 181 181 181 179

182 ESİLANUR ÇIĞLI 1073 ??? 10 5 10.00 8 7 8.00 8 2 8.00 6 3 6.00 3 2 3.00 3 2 3.00 38 21 38.00 390.000 341 181 181 181 179

183 GÜRSEL MİRAÇ UYSAL 1173 ??? 11 4 11.00 6 9 6.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 1 4.00 1 4 1.00 38 22 38.00 388.667 345 183 183 183 181

184 EREN YAŞAR 862 ??? 9 6 9.00 10 5 10.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 0 5.00 4 1 4.00 38 22 38.00 388.000 348 184 184 184 182

185 RAMAZAN TEKE 450 ??? 10 5 10.00 10 2 10.00 4 6 4.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 38 19 38.00 388.000 348 184 184 184 182

186 ADA SU KA*L 937 ??? 8 7 8.00 9 6 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 38 22 38.00 387.333 350 186 186 186 184

187 ELİF YAKUT 1132 ??? 10 4 10.00 9 6 9.00 7 3 7.00 4 6 4.00 5 0 5.00 2 2 2.00 37 21 37.00 387.333 350 186 186 186 184

188 İREM ASEL AKGÜN 8953 ??? 12 3 12.00 8 7 8.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 3 2 3.00 37 23 37.00 386.000 352 188 188 188 186

189 MUSTAFA DOĞAN 34218 ??? 9 5 9.00 7 7 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 38 20 38.00 386.000 352 188 188 188 186

190 BUĞRA ANLAR 42500 ??? 6 9 6.00 9 6 9.00 8 2 8.00 8 2 8.00 3 2 3.00 4 1 4.00 38 22 38.00 386.000 352 188 188 188 186

191 MUSTAFAMİRAÇARALI 20021 ??? 8 7 8.00 11 4 11.00 8 2 8.00 3 7 3.00 3 2 3.00 3 2 3.00 36 24 36.00 385.333 355 191 191 191 189
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192 MEDİNE GÜL ÖZTÜRK 10770 ??? 8 7 8.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 38 22 38.00 385.333 355 191 191 191 189

193 MİRA CENGİZ 6987 ??? 6 9 6.00 11 4 11.00 9 1 9.00 5 5 5.00 3 2 3.00 2 3 2.00 36 24 36.00 384.667 358 193 193 193 191

194 DEFNE BÜYÜKŞAHİN 432 ??? 8 7 8.00 6 9 6.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 5 0 5.00 39 21 39.00 384.667 358 193 193 193 191

195 HALİLEFEKIDIKCA 12960 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 0 4.00 38 21 38.00 384.667 358 193 193 193 191

196 A N I L Y I L M A Z 86 ??? 11 4 11.00 8 7 8.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 4 1 4.00 37 23 37.00 384.000 362 196 196 196 194

197 AHMET KAAN UÇAR 1084 ??? 9 6 9.00 10 5 10.00 5 5 5.00 5 5 5.00 4 1 4.00 4 1 4.00 37 23 37.00 384.000 362 196 196 196 194

198 ELİFSU COŞKUN 1023 ??? 10 4 10.00 5 10 5.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 38 21 38.00 384.000 362 196 196 196 194

199 AY BİLGE KA *DOĞAN 1138 ??? 12 3 12.00 7 8 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 2 3.00 3 2 3.00 37 23 37.00 384.000 362 196 196 196 194

200 AYMİRA GÜMÜŞ 10662 ??? 8 6 8.00 8 4 8.00 8 2 8.00 5 4 5.00 5 0 5.00 3 1 3.00 37 17 37.00 383.333 366 200 200 200 198

201 ELİF TEKİN 472 ??? 8 7 8.00 9 6 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 4 1 4.00 37 23 37.00 383.333 366 200 200 200 198

202 İBRAHİM ÇINAR UYAN 848 ??? 10 5 10.00 6 9 6.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 2 3.00 5 0 5.00 38 22 38.00 383.333 366 200 200 200 198

203 DEMİR ÇAĞDAŞ 51102 ??? 11 4 11.00 9 6 9.00 3 7 3.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 37 23 37.00 382.000 370 203 203 203 201

204 ECE NAZ KILINÇ 390 ??? 9 6 9.00 9 6 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 2 3 2.00 36 24 36.00 382.000 370 203 203 203 201

205 MUHARREMSEN 1165 ??? 8 6 8.00 8 6 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 1 4.00 3 2 3.00 37 21 37.00 382.000 370 203 203 203 201

206 BERİL ÇELİK 2058 ??? 10 5 10.00 9 6 9.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 3 2 3.00 36 24 36.00 381.333 375 206 206 206 204

207 MEHMET DİKMEN 856 ??? 9 6 9.00 8 7 8.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 1 4.00 2 3 2.00 36 24 36.00 380.000 376 207 207 207 205

208 ELİF DEFNE TEKİN 93 ??? 8 7 8.00 8 6 8.00 6 3 6.00 7 2 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 37 20 37.00 380.000 376 207 207 207 205

209 E ADA KARUÇ 2154 ??? 7 8 7.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 37 23 37.00 380.000 376 207 207 207 205

210 HİRA ALBAYRAM 492 ??? 6 9 6.00 10 5 10.00 8 2 8.00 4 6 4.00 3 2 3.00 5 0 5.00 36 24 36.00 379.333 379 210 210 210 208

211 ELİF ERV ATİK 82456 ??? 9 6 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 8 2 8.00 3 2 3.00 4 1 4.00 37 18 37.00 379.333 379 210 210 210 208

212 KAYRA SOĞANCI 36121 ??? 9 6 9.00 8 7 8.00 6 4 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 3 2 3.00 36 24 36.00 378.000 381 212 212 212 210

213 İbrahim Kaan Uslu 120 9-B 11 4 11.00 7 8 7.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 1 4.00 2 3 2.00 36 24 36.00 378.000 381 212 212 212 2

214 ESLEM MİRA OKUR 99860 ??? 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 6 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 36 19 36.00 378.000 381 212 212 212 210

215 YİĞİT ARAS ÇİT Cİ 2412 ??? 12 3 12.00 6 9 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 4 1 4.00 36 24 36.00 377.333 385 215 215 215 212

216 ELİF BURDUR 2164 ??? 11 4 11.00 4 11 4.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 0 5.00 4 1 4.00 37 23 37.00 377.333 385 215 215 215 212

217 Cİ *N YIL IZ 53869 ??? 7 8 7.00 9 6 9.00 6 4 6.00 8 2 8.00 3 1 3.00 3 2 3.00 36 23 36.00 377.333 385 215 215 215 212

218 MİRAÇ NEJDET KÖDER 86800 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 5 5 5.00 6 4 6.00 5 0 5.00 3 2 3.00 36 24 36.00 376.000 388 218 218 218 215

219 MEHMET GÖRGÜN *8*9 ??? 7 8 7.00 9 6 9.00 8 2 8.00 4 6 4.00 4 1 4.00 3 2 3.00 35 25 35.00 376.000 388 218 218 218 215

220 YUSUF ALP 572 ??? 6 9 6.00 8 7 8.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 36 24 36.00 376.000 388 218 218 218 215

221 HİRA NURS* Y 1055 ??? 8 7 8.00 8 7 8.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 0 5.00 4 1 4.00 36 24 36.00 376.000 388 218 218 218 215

222 MAHMUT ÖZCAN 4854 ??? 9 6 9.00 8 7 8.00 5 5 5.00 7 3 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 36 24 36.00 376.000 388 218 218 218 215

223 ŞEYMA YILDIZ 1125 ??? 8 7 8.00 6 9 6.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 4 1 4.00 36 24 36.00 374.667 394 223 223 223 220

224 MEHMETCAN SABANLI 1078 ??? 7 8 7.00 8 7 8.00 8 1 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 3 2 3.00 35 24 35.00 374.000 395 224 224 224 221

225 AYAZTARNIKULU 50236 ??? 7 8 7.00 8 7 8.00 8 2 8.00 5 5 5.00 3 2 3.00 4 1 4.00 35 25 35.00 373.333 396 225 225 225 222

226 EDİP AKSU 1099 ??? 9 6 9.00 11 4 11.00 4 6 4.00 4 6 4.00 3 2 3.00 3 2 3.00 34 26 34.00 373.333 396 225 225 225 222

227 HÜSEYİN CEBRAYİI 1336 ??? 9 6 9.00 8 7 8.00 6 4 6.00 4 6 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 35 25 35.00 373.333 396 225 225 225 222

228 ZEYNEPNİSA BINBOĞA 1103 ??? 8 7 8.00 11 4 11.00 5 5 5.00 6 4 6.00 1 4 1.00 3 1 3.00 34 25 34.00 373.333 396 225 225 225 222

229 MUSA TAŞKIN 6001 ??? 7 6 7.00 9 2 9.00 6 4 6.00 5 4 5.00 3 2 3.00 4 0 4.00 34 18 34.00 368.667 403 229 229 229 226

230 EYLÜL DOĞAN 17556 ??? 8 7 8.00 7 8 7.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 1 4.00 4 1 4.00 35 25 35.00 368.667 403 229 229 229 226

231 YAĞMUR AKBAŞ 720 8 ??? 10 4 10.00 7 1 7.00 4 2 4.00 6 3 6.00 5 0 5.00 2 1 2.00 34 11 34.00 367.333 405 231 231 231 228

232 ERDEM TURAN 69958 ??? 8 7 8.00 6 9 6.00 8 2 8.00 4 6 4.00 5 0 5.00 3 2 3.00 34 26 34.00 367.333 405 231 231 231 228

233 ESLEM NUR SÖNMEZ 154 ??? 7 8 7.00 9 5 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 2 3 2.00 2 3 2.00 33 26 33.00 367.333 405 231 231 231 228

234 SEDAT ELER 6422 ??? 9 6 9.00 6 8 6.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 0 5 0.00 33 26 33.00 366.667 409 234 234 234 231

235 DORUK ALİ OCAK 2059 ??? 8 7 8.00 10 5 10.00 4 6 4.00 4 6 4.00 4 1 4.00 3 2 3.00 33 27 33.00 366.000 411 235 235 235 232

236 BELİNAY SARSIN 2684 ??? 7 8 7.00 10 5 10.00 4 6 4.00 4 6 4.00 5 0 5.00 3 2 3.00 33 27 33.00 364.667 413 236 236 236 233

237 EDİZ SEL M ESER 940 ??? 8 7 8.00 9 6 9.00 4 6 4.00 6 4 6.00 4 1 4.00 2 3 2.00 33 27 33.00 364.667 413 236 236 236 233

238 AHMET FURKAN GÜN 18918 ??? 7 8 7.00 9 6 9.00 5 5 5.00 7 3 7.00 2 3 2.00 3 2 3.00 33 27 33.00 364.000 415 238 238 238 235

239 İSMAİLCANÜSTÜNMET 1118 ??? 8 7 8.00 8 7 8.00 5 5 5.00 4 6 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 33 27 33.00 362.667 416 239 239 239 236

240 ATMA ZEHRA ATEŞ 830 ??? 9 6 9.00 6 9 6.00 6 4 6.00 7 3 7.00 2 3 2.00 3 2 3.00 33 27 33.00 362.000 418 240 240 240 237



Öğrenci Bilgileri TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Toplam Genel İl İlçe Kurum Şube
Sıra

Ad Soyad O.No Şube D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N
Puan Puan

Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

241 AHMETSAĞLAM 65 ??? 9 6 9.00 10 5 10.00 1 9 1.00 4 6 4.00 4 1 4.00 5 0 5.00 33 27 33.00 362.000 418 240 240 240 237

242 EMİN KÜÇÜKKARA 77320 ??? 9 6 9.00 4 7 4.00 6 4 6.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 34 22 34.00 362.000 418 240 240 240 237

243 OSMAN DÜNGÜLLÜ 3500 ??? 7 8 7.00 6 9 6.00 5 5 5.00 9 1 9.00 4 1 4.00 3 2 3.00 34 26 34.00 362.000 418 240 240 240 237

244 YAĞMURESİLAÇORAK 525 ??? 9 6 9.00 9 6 9.00 5 5 5.00 2 8 2.00 3 2 3.00 4 1 4.00 32 28 32.00 362.000 418 240 240 240 237

245 EFEKURT 79376 ??? 9 6 9.00 9 6 9.00 5 5 5.00 3 7 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 24 31.00 360.667 423 245 245 245 242

246 İSMİL KUZEY GÜRSOY 398 ??? 6 9 6.00 7 8 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 0 5.00 3 2 3.00 33 27 33.00 360.000 425 246 246 246 243

247 EMİNE ECE ÖRS 9436 ??? 8 5 8.00 10 1 10.00 5 3 5.00 4 5 4.00 2 3 2.00 2 2 2.00 31 19 31.00 360.000 425 246 246 246 243

248 BUĞLEM ÖZKAN 1025 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 3 2.00 3 2 3.00 32 28 32.00 360.000 425 246 246 246 243

249 ADA ÖZDEMİR 1234 ??? 5 8 5.00 7 3 7.00 6 3 6.00 8 2 8.00 4 1 4.00 3 2 3.00 33 19 33.00 358.667 428 249 249 249 246

250 SENA SAĞLAM 68 ??? 10 5 10.00 6 9 6.00 5 5 5.00 4 6 4.00 4 1 4.00 3 2 3.00 32 28 32.00 358.000 429 250 250 250 247

251 BAŞAK TAŞDELEN 477 ??? 7 8 7.00 9 3 9.00 4 5 4.00 5 4 5.00 3 2 3.00 4 0 4.00 32 22 32.00 358.000 429 250 250 250 247

252 ZEYNEP YILDIRIM 924 ??? 9 6 9.00 6 9 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 2 3 2.00 4 0 4.00 32 27 32.00 357.333 431 252 252 252 249

253 SELİM BATU GÜNDÜZ 95 ??? 8 7 8.00 8 7 8.00 4 6 4.00 6 4 6.00 5 0 5.00 0 5 0.00 31 29 31.00 356.000 434 253 253 253 250

254 KEREM TUNA CAMCI 445 ??? 7 8 7.00 8 7 8.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 0 5.00 1 4 1.00 31 29 31.00 355.333 435 254 254 254 251

255 AÇINARBBABATAŞ 72555 ??? 8 7 8.00 7 8 7.00 6 4 6.00 2 8 2.00 5 0 5.00 3 2 3.00 31 29 31.00 354.667 436 255 255 255 252

256 OSMAN EMİR DİNLER 8483 ??? 9 6 9.00 7 8 7.00 4 6 4.00 6 4 6.00 4 1 4.00 1 4 1.00 31 29 31.00 354.667 436 255 255 255 252

257 BURAK KAŞLICA 3007 ??? 10 5 10.00 7 8 7.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3 2 3.00 0 5 0.00 30 30 30.00 354.000 438 257 257 257 254

258 ELİZ SAĞLAM 2000 ??? 9 5 9.00 9 6 9.00 3 7 3.00 5 4 5.00 3 1 3.00 1 3 1.00 30 26 30.00 353.333 439 258 258 258 255

259 ŞEVVAL BÜŞRA MOHUL 4125 ??? 11 2 11.00 4 6 4.00 6 3 6.00 4 5 4.00 3 2 3.00 3 2 3.00 31 20 31.00 352.667 440 259 259 259 256

260 EY AHMET SARIKAYA 2365 ??? 7 8 7.00 6 9 6.00 6 4 6.00 4 6 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 31 29 31.00 350.667 442 260 260 260 257

261 ELVİN AKSOY 12 03 ??? 6 8 6.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 3 5.00 2 2 2.00 3 2 3.00 30 21 30.00 349.333 444 261 261 261 258

262 ECRİN SU KOCA 407 ??? 7 8 7.00 4 11 4.00 8 2 8.00 4 6 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 31 29 31.00 349.333 444 261 261 261 258

263 HELİNBUZ 1388 ??? 8 7 8.00 9 6 9.00 4 6 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 2 3 2.00 29 31 29.00 348.667 446 263 263 263 260

264 HİLAL ÇELİK 1100 ??? 10 5 10.00 2 13 2.00 6 4 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 3 2 3.00 31 29 31.00 347.333 447 264 264 264 261

265 DÜRDANE BUĞLEM TUNÇ 6953 ??? 7 8 7.00 8 7 8.00 6 4 6.00 5 5 5.00 0 5 0.00 3 2 3.00 29 31 29.00 347.333 447 264 264 264 261

266 AZRA ÖNA L 1019 ??? 6 9 6.00 8 7 8.00 4 6 4.00 6 4 6.00 3 2 3.00 3 2 3.00 30 30 30.00 347.333 447 264 264 264 261

267 BEYZAGÜL AKCA 378 ??? 10 5 10.00 6 6 6.00 6 4 6.00 3 7 3.00 1 4 1.00 3 2 3.00 29 28 29.00 347.333 447 264 264 264 261

268 KAYRA BERK BELEN 852 ??? 9 6 9.00 5 9 5.00 2 5 2.00 7 3 7.00 5 0 5.00 3 2 3.00 31 25 31.00 346.667 451 268 268 268 265

269 BARTO*RTAY 51976 ??? 7 8 7.00 5 8 5.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 1 4.00 3 2 3.00 30 28 30.00 345.333 452 269 269 269 266

270 MİRAÇ ALAN 124 ??? 10 5 10.00 6 9 6.00 3 7 3.00 7 3 7.00 2 3 2.00 1 4 1.00 29 31 29.00 344.667 453 270 270 270 267

271 ELVAN ÇELİK 443 ??? 7 8 7.00 6 9 6.00 5 5 5.00 5 5 5.00 4 1 4.00 2 3 2.00 29 31 29.00 342.667 455 271 271 271 268

272 BUSE PERK 40399 ??? 8 7 8.00 6 9 6.00 4 6 4.00 3 7 3.00 5 0 5.00 3 2 3.00 29 31 29.00 342.000 456 272 272 272 269

273 BUĞLEM ÖZKAN 1925 ??? 8 7 8.00 2 13 2.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 31 29 31.00 342.000 456 272 272 272 269

274 BERRU ECEM SUSAL 1097 ??? 4 11 4.00 7 8 7.00 7 3 7.00 3 7 3.00 3 2 3.00 5 0 5.00 29 31 29.00 341.333 458 274 274 274 271

275 DİLJAN TURANALP 12244 ??? 7 8 7.00 5 10 5.00 5 5 5.00 6 4 6.00 4 1 4.00 2 3 2.00 29 31 29.00 340.667 459 275 275 275 272

276 DEFNE DEMİRKIRAN 25956 ??? 10 4 10.00 5 7 5.00 3 5 3.00 5 4 5.00 2 3 2.00 4 0 4.00 29 23 29.00 340.667 459 275 275 275 272

277 MEHMET ALP AKCAN 85646 ??? 7 8 7.00 4 11 4.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 0 5.00 2 3 2.00 29 31 29.00 340.000 461 277 277 277 274

278 BERAT BUDAK 66 ??? 7 8 7.00 4 11 4.00 7 3 7.00 5 5 5.00 2 3 2.00 3 2 3.00 28 32 28.00 336.667 464 278 278 278 275

279 MESUT YILDIZ 691 ??? 9 3 9.00 1 0 1.00 6 4 6.00 7 3 7.00 3 2 3.00 3 1 3.00 29 13 29.00 336.000 465 279 279 279 276

280 YASEMİN SENA ÇELİK 554 ??? 8 7 8.00 3 11 3.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 0 5.00 1 4 1.00 28 31 28.00 336.000 465 279 279 279 276

281 A * D 11 33 ??? 7 8 7.00 6 9 6.00 5 5 5.00 2 8 2.00 4 1 4.00 3 2 3.00 27 33 27.00 334.000 467 281 281 281 278

282 MEHMETALİ DEMİR 1044 ??? 9 6 9.00 7 8 7.00 3 7 3.00 4 5 4.00 2 3 2.00 1 2 1.00 26 31 26.00 333.333 468 282 282 282 279

283 SİLA KAYGISIZ 22222 ??? 7 8 7.00 9 5 9.00 4 6 4.00 5 4 5.00 0 5 0.00 0 5 0.00 25 33 25.00 332.667 469 283 283 283 280

284 YUSUF GÜLDİKER 922 ??? 6 9 6.00 7 6 7.00 4 6 4.00 6 4 6.00 0 5 0.00 3 2 3.00 26 32 26.00 329.333 472 284 284 284 281

285 BÜŞRA DİLEK 5151 ??? 6 5 6.00 4 3 4.00 5 2 5.00 5 3 5.00 3 2 3.00 4 0 4.00 27 15 27.00 328.000 473 285 285 285 282

286 MUHAMMET EMİN KOÇ 87248 ??? 6 6 6.00 5 4 5.00 5 0 5.00 3 5 3.00 2 1 2.00 4 1 4.00 25 17 25.00 322.000 475 286 286 286 283

287 İBRAHİM HALİL KÜÇÜK 849 ??? 8 7 8.00 5 10 5.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 3 2.00 2 3 2.00 24 36 24.00 319.333 476 287 287 287 284

288 AYŞİN ORTA 420 ??? 5 10 5.00 8 7 8.00 3 7 3.00 3 7 3.00 4 1 4.00 0 5 0.00 23 37 23.00 318.667 477 288 288 288 285

289 IRMAK YAVUZ 26917 ??? 6 5 6.00 5 6 5.00 2 7 2.00 3 6 3.00 5 0 5.00 4 1 4.00 25 25 25.00 318.000 479 289 289 289 286
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290 ELA SANİYE KAPLAN 6722 ??? 7 8 7.00 3 12 3.00 6 4 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 2 3 2.00 24 36 24.00 318.000 479 289 289 289 286

291 BAYRAM GÖNCÜ 1139 ??? 5 10 5.00 7 8 7.00 4 6 4.00 1 9 1.00 5 0 5.00 0 5 0.00 22 38 22.00 314.000 481 291 291 291 288

292 DURU SELİN GÖKOĞLU 63 ??? 7 8 7.00 4 11 4.00 4 6 4.00 4 6 4.00 2 3 2.00 2 3 2.00 23 37 23.00 313.333 482 292 292 292 289

293 EYÜP FURKAN AKSOY 83121 ??? 7 8 7.00 6 8 6.00 2 8 2.00 3 7 3.00 2 3 2.00 2 3 2.00 22 37 22.00 310.667 484 293 293 293 290

294 AZRA H*VA OKTAR 206 ??? 6 9 6.00 3 12 3.00 4 6 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 4 0 4.00 23 36 23.00 308.667 486 294 294 294 291

295 NİSA NURDOKSAL 5 4 2 ??? 6 9 6.00 6 9 6.00 3 7 3.00 4 6 4.00 1 4 1.00 1 4 1.00 21 39 21.00 307.333 487 295 295 295 292

296 İSMAİLEYMEN AYGÜN 5252 ??? 7 7 7.00 4 11 4.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 3 2.00 1 4 1.00 21 38 21.00 304.667 489 296 296 296 293

297 ESMANUR ATMACA 82244 ??? 11 4 11.00 3 12 3.00 1 9 1.00 2 8 2.00 2 3 2.00 0 5 0.00 19 41 19.00 298.000 491 297 297 297 294

298 JANSET ZE EN 91 ??? 7 8 7.00 3 12 3.00 2 7 2.00 5 5 5.00 1 4 1.00 0 5 0.00 18 41 18.00 290.000 493 298 298 298 295

299 ŞEVVALÇELİ K 10125 ??? 4 11 4.00 4 11 4.00 2 8 2.00 4 6 4.00 4 1 4.00 0 5 0.00 18 42 18.00 288.000 494 299 299 299 296

300 DEMET BÜŞRA KRKYN 345 ??? 6 9 6.00 3 12 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 2 3 2.00 2 3 2.00 18 42 18.00 287.333 496 300 300 300 297

301 CANSU ZEY EP GÜN 476 ??? 2 13 2.00 4 11 4.00 4 6 4.00 2 8 2.00 4 1 4.00 1 4 1.00 17 43 17.00 283.333 497 301 301 301 298

302 NEHİR ELİS GÜLLÜLER 987 ??? 2 13 2.00 4 11 4.00 4 6 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 1 4 1.00 17 43 17.00 283.333 497 301 301 301 298

303 *ERHUDAN EKİNCİLER 10*1 ??? 5 10 5.00 3 12 3.00 5 5 5.00 0 10 0.00 1 4 1.00 1 4 1.00 15 45 15.00 278.667 499 303 303 303 300

304 MUHAMMED ALİ KARAKA 871 ??? 5 10 5.00 1 14 1.00 2 8 2.00 4 6 4.00 1 4 1.00 2 3 2.00 15 45 15.00 270.000 500 304 304 304 301

305 * M** * *80 ??? 6 9 6.00 0 15 0.00 5 5 5.00 1 9 1.00 0 5 0.00 1 4 1.00 13 47 13.00 266.000 501 305 305 305 302

306 U CA*A *** İL 6007 ??? 7 8 7.00 4 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 11.00 261.333 502 306 306 306 303

307 AHM TKERİMYAVUZKARA 58182 ??? 3 11 3.00 2 8 2.00 1 8 1.00 1 3 1.00 2 2 2.00 0 1 0.00 9 33 9.00 245.333 504 307 307 307 304

Okul Ortalama 9.85 5.01 9.85 9.51 4.97 9.51 6.82 3.05 6.82 6.42 3.41 6.42 4 .95 4 3.58 1.3 3.58 40.19 18.69 40.19 399.62)

Genel Ortalama 10.47 4.36 10.47 9.99 4.41 9.99 7.29 2.57 7.29 6.53 3.22 6.53 4.15 .8 4.15 3.77 1.11 3.77 42.18 16.47 42.18 399.62)


